COMPROBANTE DE VENTA
Tarjeta de crédito CMR Falabella Visa
Emitido por CMR Falabella
[Fecha Emisién 03- 11- 2020
Tarjeta 522468%***** 8990
IComerclo SIIIVAF29
Nombre de Fantasla SIIIVAF 29
Rubro IMPUESTOS
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erminal 0000000000000000]
N° de Boleta/Factura 000000000000
echa Transaccion 09/09/2020
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onto $ 141.011
INUmero de cuoltas 1
\Valor cuota S 141.011
Total a pagar $ 141.011
Firma CMR
El original lo tiene el Comercio, copia fue entregada al cliente en el
momento de la transaccion
Cliente acepta pagar segun contrato con emisor
CMR Falabella
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COMPROBANTE DE VENTA
Tarjeta de crédito CMR Falabella Visa
Emitido por CMR Falabella

Fecha Emisién 03- 11- 20204
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IComercio SIIIVAF 29
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Local/PAC
Terminal 0000000000000000]
[N® de Boleta/Factura 000000000000
Fecha Transaccion 09/09/2020(
Hora

6digo Autorizacion 051354
Eodalidad Venta NORMAL
[Monto $141.011

Numero de cuotas 1

\/alor cuota $141.011

Total a pagar $ 141.011

El original lo tiene el Comercio, copia fue entregada al cliente en el
momento de la transaccion
Cliente acepta pagar segln contrato con emisor
CMR Falabella
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7: TESORERIA GENERAL

& DE LAREPUBLICA

Antecedentes del Interesado
Nombre Solicitante”
Apellido Paterno
Apellido Materno
Telélono
E-Mall
Region
‘Comuna

Direccion

Anlecedentes de la Soliciiud
Tipo Sclicitud |
Medio Notificacién

Antecedentes del Documenlo
N* de Documento

Fecha de Documento

Materia

Tipo de Solicitud Materia .
Motivo de Regularizacién

Descripcion Solicitud

—

COMPROBANTE SOLICITUD
N* de solicitud + 1227806
Tesoreria * . TESORERIA PROVINCIAL DE NUNOA
Rut Interesado . 774792309
Fecha Solicilud :19/10/2020°

CONSTRUCCIONES INFRAWIRELESS SPA

98896432 ,
RODOLFOVEYL@INFRAWIRELESS.CL

REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
NUNOA

DIEGO DE ALMAGRO 4915

Presenlaciones

Carta Oficio

null

19/10/2020
F?:Bguiarizacléri
Impuestos Fiscales

Otro motivo

Firma del Intéresado

CONTRIBUYENTE CONSULTA POR PAGO DOBLE F-28, FOLIO

7033077316, POR $141.011.- SOLICITA DEPOSITO EN CTA CTE
N*1506550-8, BANCO SANTANDER.-

1ESGRERIA PROVINCIAL RuRoa
ALFONSO DON
ANAUSTA DG ogso o

N? 1689

Firma y Timbre Tesoreria
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Rodolfo VeLI

——— === o]
De: Alfonso David Donoso Nuilez <adonoso@tgr.cl>
Enviado el: martes, 3 de noviembre de 2020 8:28
Para: Rodolfo Veyl
Asunto: Re: DOBLE CARGO
Marca de seguimiento: Sequimiento
Estado de marca: Marcado
Estimado:

Junto con saludar, informo que ya tengo respuesta a su consulta, lamento la demora, pero nuestra oficina de
egresos tuvo que realizar la consulta al SI1 por su pago, ya que no figuraba, y me respondieron’lo siguiente:

* Respuesta:

Estimado informo que, se realizé consulta al Servicio de Impuestos Internos por sl reglstraban en sus bases doble pago, recibiendo
respuesta que una de las transacclones no fue concretada quedando rechazada, por lo que el contribuyente debe solicitar el

reintegro del monto pagado en exceso a su cuenta corriente a través de su ejecutivo de cuentas.
adjunto archivo de respuesta,
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Por tanto, corresponde que ¢l emisor de la tarjeta de crédito realice la reversa. Cualquier duda me escribe,

Saludos cordiales

El mar , 27 de oct. de 2020 a la(s) 14:08, Rodolfo Veyl (RodolfoVeyl@infrawireless.cl) escribio:

Estimado Alfonso

Alguna novedad al proce<o?

Saludos
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Rodolfo Vsﬂ

De: SACCMRFalabella@falabella.ci

Enviado el: miércoles, 18 de noviembre de 2020 13:45
Para: Rodolfo Veyl

Asunto: Tu soliatud 1-95505936762

Marca de seguimiento: Sequimiento

Estado de marca: Marcado

Banco Falabella
Expenenoa Cliente

Solicitud: 1-95505936762
Tema:Transaccion Duplicada ‘
Fecha de Ingreso: 03/11/2020 18:36:11

Hola RODOLFO,

Soy JESSICA de Experiencia Cliente Banco Falabella.

Te comento que los cargos reclamados corresponden a transacciones efectuadas correctamente, de modo que nuestro
banco no realizara la devolucién de los montos, sino una vez que Transbank y el comercio declare que dicha devolucidn
es procedente, pudiendo declarar lo contrario, gestién que no tiene plazo, debido que es un comercio inobjetable.
Asimismo, los plazos para devolucién de los productos y/o cargos los establece el comercio y no compete a CMR
Falabella S.A., donde no tiene relacion alguna con los procesos de facturacion de la tarjeta de crédito, de modo que, si
quieres apresurar el proceso, te sugiero realizar las consultas y/o reclamos en la empresa donde se llevd a cabo dicha
operacion,

CMR Falabella S.A. actua para todos los efectos solamente como medio de pago, no teniendo responsabilidad alguna
de los productos adquiridos y sus condiciones. '

Espero haber resuelto tu inquietud y si tienes otra consulta, no dudes en comunicarte con nosotros al 600 390 6000 o
revisar tus movimientos desde la App Banco Falabella y pdgina web.

Saluda atentamente,

JESSICA AREVALO

Gerenda de Experiencia Cliente
Banco Falabella

IMPORTANTE:

Esta cuenta de Correo Electrdnico NO recibe respuestas, va que e
¢ s generada :
NO respondas este e-mall, : e generada por un sistema automitico; por lo tanto,
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