
De: Ejecutivo de Cobranza Nº19 ejecutivocobranza19@entel.cl
Asunto: RE: [EXTERNO] Re: PLAN DE PAGOS_ENTEL PCS_RUT_ 76042465-k_EMPRESAS DE TRANSPORTES ZION LIMITA
Fecha: 1 de abril de 2021, 17:13

Para: Ariel Espinoza ariel.espinoza.j@empresaszion.cl

Estimado:
 
Junto con saludar, confirmo recepción de comprobante de pago, se procede con la solicitud de activación
de servicios.

Le saluda cordialmente.

Doménica Rondón - Ejecutiva de Cobranza Empresas
Departamento de Cobranzas – Entel
ejecutivocobranza19@entel.cl

En caso de necesitar contactar a mi jefe directo Roberto Peñafiel. favor enviar correo a
supervisor_cobranza@entel.cl.

De: Ariel Espinoza <ariel.espinoza.j@empresaszion.cl>
Enviado: jueves, 1 de abril de 2021 14:54
Para: Ejecutivo de Cobranza Nº19 <ejecutivocobranza19@entel.cl>
Asunto: [EXTERNO] Re: PLAN DE PAGOS_ENTEL PCS_RUT_ 76042465-k_EMPRESAS
DE TRANSPORTES ZION LIMITA
 
ALERTA ENTEL  Este es un correo externo: verifica el remitente. Si no lo reconoces, no abras adjuntos ni hagas
click en vínculos desconocidos. Si recibes un correo malicioso avísanos escribiendo a sioc@entel.cl        
La seguridad es tarea de todos

mailto:sioc@entel.cl


MSc. Ariel Espinoza Jara
Empresas Zion
f: +56 9 9827 4052
www.empresaszion.cl

   

El 01-04-2021, a las 13:27, Ejecutivo de Cobranza Nº19 <ejecutivocobranza19@entel.cl> escribió:

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.empresaszion.cl%2F&data=04%7C01%7Cejecutivocobranza19%40entel.cl%7Cd72c9761bde84005a67d08d8f5373a06%7Cdb7ae87dd93d44319e811454a045c0cf%7C0%7C0%7C637528965358963660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ScGsU57iEMP%2FdiB8mnWQ7oTw4lsdzCEfidKnYhTrzn4%3D&reserved=0
mailto:ejecutivocobranza19@entel.cl


Estimado:
 
Junto con saludar, le comento que, según lo conversado, usted se estaría acogiendo a un plan de pagos,
para que pueda realizar la cancelación de sus facturas en 2 cuotas. Es decir, el monto 
total de $ 202.647, lo pagaría en cuotas de $ 101.324, cada 30 días.
 
Los pagos se realizarán vía transferencia a través de nuestra cuenta, que está detallada líneas abajo, y deberá enviarme los 
comprobantes a este mismo correo, para realizar la rebaja de facturas correspondientes.

Su primera cuota tendrá que ser cancelada el día de hoy 01-04 por $ 101.324. Su próxima cuota sería 
01-05-2021.

Razón Social / Nombre
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES 
S.A.

RUT 96.806.980-2
Banco BCI
Cuenta Corriente 10434259

Saldos
1 de Abril de 

2021

 
Cuenta 
Contrato

Tipo 
Documento Folio Monto Fecha Emision

Fecha 
Vencimiento Saldo

111.890.054 FS 42503426 202.548 10.02.2021 15.03.2021 161.184

111.890.054 FS 42634603 41.463 10.03.2021 15.04.2021 41.463

Total 202.647

Le saluda cordialmente.
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Doménica Rondón - Ejecutiva de Cobranza Empresas
Departamento de Cobranzas – Entel
ejecutivocobranza19@entel.cl

En caso de necesitar contactar a mi jefe directo Roberto Peñafiel. favor enviar correo 
a supervisor_cobranza@entel.cl.

mailto:ejecutivocobranza19@entel.cl
mailto:supervisor_cobranza@entel.cl

